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De
: Pregão - TRESC <heloisa@tre-sc.jus.br>
Remetente
: pregao-bounces@tre-sc.jus.br

Assunto
: [Pregao] Re: Pedido de esclarecimentos - Pregão eletrônico
046/2022 - Toner Samsung - TRE/SC

Para
: David <david@a4print.com.br>
Cc
: Pregão - TRESC <pregao@tre-sc.jus.br>, Carrelas

<carrelas@a4print.com.br>
Responder para
: pregao@tre-sc.jus.br

Zimbra heloisa@tre-sc.jus.br

[Pregao] Re: Pedido de esclarecimentos - Pregão eletrônico 046/2022 - Toner Samsung - TRE/SC

qui., 21 de jul. de 2022 13:48

16 anexos

Prezado Senhor, boa tarde.

Sim. Está correto esse entendimento.

Atenciosamente,

Heloísa Helena Bastos Silva Lübke
Coordenadora de Julgamento de Licitações
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

De: "David" <david@a4print.com.br>

Para: "Pregão - TRESC" <pregao@tre-sc.jus.br>


Cc: "Pregão - TRESC" <pregao@tre-sc.jus.br>, "Carrelas" <carrelas@a4print.com.br>

Enviadas: Quarta-feira, 20 de julho de 2022 17:47:47


Assunto: [Pregao] Re: Pedido de esclarecimentos - Pregão eletrônico 046/2022 - Toner Samsung - TRE/SC
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Boa Tarde, Sra. Heloisa.
 
Sendo assim, está correto o entendimento que os valores apresentados nos itens 1.3 / 1.4 /
1.7 não foram utilizados como referência para representar
o valor máximo aceitável?
 
Desculpe a persistência, mas é necessário o correto entendimento por esta empresa diante
dos fatos apresentados anteriormente.
 
Atenciosamente,
 
David Carrelas Craig
Manager 
Phone: + 55 48 3374-3621
Mobile: +55 48 99101-2271
E-mail:
david@a4print.com.br
Skype:
https://join.skype.com/invite/qQCkhDI6OOFG
WhatsApp:
https://wa.me/message/NE5D2JPOY7RAL1
A4 Digital Print - Soluções em Impressão e Tecnologia Gráfica
Av. Pedra Branca, 25 – Cidade Universitária Pedra Branca – Palhoça – Santa Catarina – Brasil
 

"Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada, e seu sigilo é protegido por lei. O conteúdo é informativo e não constitui obrigação ou
responsabilidade da A4 Digital Print
Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não está autorizado a usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas, ou
ainda tomar qualquer ação
baseada
nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente a A4 Digital Print, respondendo o e-mail e em seguida apague-o.
Agradecemos sua
colaboração".
P
Antes de imprimir esse e-mail, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente. Verifique se o equipamento possui recursos como impressão frente e verso, modo econômico,
entre outros.
 
 
De:
Pregão - TRESC <heloisa@tre-sc.jus.br>


Data: quarta-feira, 20 de julho de 2022 16:51

Para: David <david@a4print.com.br>


Cc: Pregão - TRESC <pregao@tre-sc.jus.br>, Carrelas <carrelas@a4print.com.br>

Assunto: Re: [Pregao] Re: Pedido de esclarecimentos - Pregão eletrônico 046/2022 - Toner

Samsung - TRE/SC

Prezado Senhor,
 
Os itens mencionados abaixo (1.3, 1.4 e 1.7) fazem parte do documento "Estudos Preliminares" e, conforme
prescrito no subitem 8.1.3.1 do edital, não representam o valor máximo aceitável
para a presente contratação,
pois espelham apenas uma estimativa de preços realizada preliminarmente pela unidade demandante.  
Os valores máximos aceitáveis foram apurados após pesquisa de preços junto ao mercado, realizada
especificamente para esta contratação, e somente serão divulgados após o encerramento
da etapa de lances,
no curso do certame, de acordo com o que prevê o subitem 8.1.3 do edital.
 
Atenciosamente,
 
Heloísa Helena Bastos Silva Lübke
Coordenadora de Julgamento de Licitações
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
 

De:
"David" <david@a4print.com.br>

Para: "Pregão - TRESC" <pregao@tre-sc.jus.br>


Cc: "Pregão - TRESC" <pregao@tre-sc.jus.br>, "Carrelas" <carrelas@a4print.com.br>

Enviadas: Quarta-feira, 20 de julho de 2022 14:02:34


Assunto: [Pregao] Re: Pedido de esclarecimentos - Pregão eletrônico 046/2022 - Toner Samsung - TRE/SC

mailto:david@a4print.com.br
https://join.skype.com/invite/qQCkhDI6OOFG
https://wa.me/message/NE5D2JPOY7RAL1
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Boa tarde, Sra. Heloisa.
 
Agradeço seu contato, porém os apontamentos formalizados abaixo, foram extraídos
do
próprio edital e seus anexos publicados no sistema comprasnet.
 
Respeitosamente, o apontamento foi com relação ao levantamento de preços e divergências
apontadas no edital relacionado ao estudo preliminar, itens 1.3 e 1.4. no qual há divergências
entre o que é solicitado pelo TER/SC e o que foi licitado pelos outros órgãos tidos como
referência.
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Com relação ao valor máximo aceitável, nosso entendimento que o mesmo se encontra
publicado no edital, anexo estudo preliminar item 1.7 conforme abaixo:
 

 
Conforme acima, além da publicação das pesquisas e levantamento de preços, foi
publicado
o preço médio dos produtos pesquisados para estimativa de custos.
 
Atenciosamente,
 
David Carrelas Craig
Manager 
Phone: + 55 48 3374-3621
Mobile: +55 48 99101-2271
E-mail:
david@a4print.com.br
Skype:
https://join.skype.com/invite/qQCkhDI6OOFG
WhatsApp:
https://wa.me/message/NE5D2JPOY7RAL1
A4 Digital Print - Soluções em Impressão e Tecnologia Gráfica
Av. Pedra Branca, 25 – Cidade Universitária Pedra Branca – Palhoça – Santa Catarina – Brasil
 

"Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada, e seu sigilo é protegido por
lei. O conteúdo é informativo e não constitui obrigação ou responsabilidade da A4 Digital Print
Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não está autorizado
a usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas, ou ainda tomar qualquer ação
baseada
nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente a A4
Digital Print, respondendo o e-mail e em seguida apague-o. Agradecemos sua
colaboração".
P
Antes de imprimir esse e-mail, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente. Verifique se o equipamento possui recursos como impressão frente e verso, modo econômico,
entre outros.
 
 
De:
Pregão - TRESC <heloisa@tre-sc.jus.br>


Data: quarta-feira, 20 de julho de 2022 13:10

Para: David <david@a4print.com.br>


Cc: Pregão - TRESC <pregao@tre-sc.jus.br>, Carrelas <carrelas@a4print.com.br>

Assunto: Re: [Pregao] Pedido de esclarecimentos - Pregão eletrônico 046/2022 - Toner

Samsung - TRE/SC

Prezado Senhor, boa tarde.

mailto:david@a4print.com.br
https://join.skype.com/invite/qQCkhDI6OOFG
https://wa.me/message/NE5D2JPOY7RAL1
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Em atenção aos apontamentos efetuados por essa empresa, cumpre informar que, conforme dispõem o art. 15,
e seus parágrafos, do Decreto n. 10.024/2019 e os subitens 8.1.3 e 8.1.3.1 do edital,
 os valores máximos
aceitáveis para este pregão
são sigilosos e
serão tornados públicos somente após o encerramento da
etapa de lances, sendo que
os valores constantes nos Estudos Preliminares não representam os valores
máximos aceitáveis para a contratação, como se vê a seguir:
 
"Art. 15.  O valor estimado ou o valor máximo aceitável para a contratação, se não constar expressamente do
edital, possuirá caráter sigiloso e será disponibilizado
 exclusiva e permanentemente aos órgãos de controle
externo e interno.
 
§ 1º O caráter sigiloso do valor estimado ou do valor máximo aceitável para a contratação será fundamentado
no § 3º do art. 7º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e no art. 20 do Decreto
nº 7.724, de 16 de maio
de 2012.
 
§ 2º Para fins do disposto no caput, o valor estimado ou o valor máximo aceitável para a contratação será
tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances, sem prejuízo
da divulgação
do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias à elaboração das propostas. 
 
§ 3º Nas hipóteses em que for adotado o critério de julgamento pelo maior desconto, o valor estimado, o valor
máximo aceitável ou o valor de referência para aplicação do desconto constará obrigatoriamente
do instrumento
convocatório”. [Decreto n. 10.024/2019]
 
“8.1.3. O valor máximo aceitável para a contratação (planilha de custos elaborada especificamente para objeto
deste certame) será tornado público apenas
e imediatamente após o encerramento do envio de lances.
 
8.1.3.1. Os valores apresentados nos Estudos Preliminares não representam o valor máximo aceitável para a
presente contratação, pois espelham apenas uma estimativa de preços realizada preliminarmente
pela unidade
demandante." [Edital do Pregão TRE-SC n. 046/2022]
 
Atenciosamente,
 

Heloísa Helena Bastos Silva Lübke
Coordenadora de Julgamento de Licitações
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Missão do TRESC: Garantir a legitimidade do processo eleitoral e o livre exercício do direito de votar e ser votado,
a fim de fortalecer a
democracia.

 

De:
"David" <david@a4print.com.br>

Para: "Pregão - TRESC" <pregao@tre-sc.jus.br>


Cc: "Carrelas" <carrelas@a4print.com.br>

Enviadas: Terça-feira, 19 de julho de 2022 16:07:56


Assunto: [Pregao] Pedido de esclarecimentos - Pregão eletrônico 046/2022 - Toner Samsung - TRE/SC
 
Prezados, Bom Dia.
 
Interessado na participação do pregão presencial 046/2022, vimos respeitosamente a este
órgão prestar esclarecimentos
e fazer alguns apontamentos que em nosso entendimento
podem ter ocorrido possíveis equívocos na escolha de valores de referência.

Primeiramente gostaria de esclarecer que nossa empresa A4 Digital Print, é uma das
revendas autorizadas pela subsidiária Simpress, única autorizada pela
HP / Samsung
(Conforme declaração juramentada em anexo), conforme descrito:
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Para esclarecimentos, em 2016 a HP INC adquiriu a divisão de impressoras da marca
Samsung:
 
Fonte Samsung:
https://www.samsung.com/br/support/newsalert/101156/
 
Fonte HP:
https://www.hp.com/br-pt/privacy/samsung_important_notice.html
 
Fonte Jornalística:
https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/09/hp-compra-area-de-impressoras-da-
samsung-por-us-105-bilhao.html
 
Consequentemente a Simpress permaneceu subsidiária e nós como uma das revendas
oficiais das referidas marcas
no estado de Santa Catarina.

https://www.samsung.com/br/support/newsalert/101156/
https://www.hp.com/br-pt/privacy/samsung_important_notice.html
https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/09/hp-compra-area-de-impressoras-da-samsung-por-us-105-bilhao.html
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(documento em anexo)
 
Interessado na participação do pregão presencial 046/2022 referente aquisição de toner
MLT-D201 original
do fabricante Samsung, verificamos que o valor utilizado como referência
para o produto MLT-D201 (cartucho de toner original/genuíno da marca Samsung), não
condiz com o valor praticado atualmente por revendas e distribuidores autorizados.
 
Importante mencionar que, como a Simpress é a única subsidiária, tanto equipamentos,
como suprimentos e
peças são importados oficialmente e legalmente pela Simpress, e assim
distribuídos apenas para revendas e distribuidores autorizados, e assim podendo repassar
aos demais comércios e clientes.
 
No Estudo preliminar anexo ao edital, foi utilizado como referência de valor a oferta em um
site de marketing
place (Americanas) conforme abaixo:
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Fonte:
https://www.americanas.com.br/produto/3195853715?epar=bp_pl_00_go_i
nfacess_pmax_impressora&opn=YSMESP&WT.srch=1&offerId=607f46a80
c07044266266521&gclid=CjwKCAjw14uVBhBEEiwAaufYxzIjfKZdoSy7aeg Hw_m35S-4QJAlZ_XQ2E0Et9BHP-
p_GoateTlMChoCy0sQAvD_BwE
 
Conforme informação acima, o produto é vendido pela empresa denominada Supreme e
entregue pelas Americanas.
Ao tentar pesquisar pela empresa no próprio site das Americanas, encontramos o CNPJ:
41.389.301/0001-36
(L A DA SILVA LIRIA - ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA) e também
desconhecemos como revenda ou distribuidor.
O valor estimado no edital, apesar da
pesquisa ser realizada em 10/06 no valor de R$ 304,75, atualmente reajustou para 334,90
mesmo assim, o valor é incompatível em comparação
com distribuidores oficiais.
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MLT-D201L Original/genuíno Samsung
Fonte:
https://www.creativecopias.com.br/toner-samsung-mlt-d201l-d201-m4080fx-m4080-4080fx-original-
20k.html
 
Por estes motivos, suspeitamos que o produto possa ser falsificado, o que infelizmente é
comum em vendas
de suprimentos “ditos” originais/genuínos do fabricante até em processos
licitatórios:
 
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/10/20/empresario-e-condenado-por-vender-cartuchos-
de-impressora-falsificados-a-justica-do-trabalho.ghtml
 
https://trf-5.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/178189974/apelacao-criminal-acr-200783000125228-al
 
https://www.cbnmaringa.com.br/noticia/policia-civil-fecha-deposito-que-vendia-refil-de-tinta-de-impressora-
barata-com-embalagem-adulterada-em-maringa
 
https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2021/05/4927987-operacao-desmonta-esquema-de-
falsificacao-de-toner.html
 
Não estamos afirmando que empresa A ou B possa ofertar suprimentos falsificados, mas
afirmamos que há sim
no mercado “negro” a compra de cartuchos ditos “originais” do
fabricante, mas que são falsificados e muito difíceis de se identificar sua alteração, sendo
necessário envio ao laboratório de fabricantes para constatar a veracidade do produto.
 
Outro ponto que verificamos no Estudo Preliminar que, os produtos e valores utilizados como
referência
não condiz com o solicitado no Termo de Referência, vejamos:
 

 
Conforme fonte utilizada acima, na descrição do produto apesar de contatar que o produto
deveria ser: “...ORIGINAL
DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO...”, infelizmente o
fornecedor da contratação acima, possivelmente entregou um produto discrepante do
solicitado, tanto que a indicação da marca é de um suprimento compatível, não sendo

https://www.creativecopias.com.br/toner-samsung-mlt-d201l-d201-m4080fx-m4080-4080fx-original-20k.html
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/10/20/empresario-e-condenado-por-vender-cartuchos-de-impressora-falsificados-a-justica-do-trabalho.ghtml
https://trf-5.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/178189974/apelacao-criminal-acr-200783000125228-al
https://www.cbnmaringa.com.br/noticia/policia-civil-fecha-deposito-que-vendia-refil-de-tinta-de-impressora-barata-com-embalagem-adulterada-em-maringa
https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2021/05/4927987-operacao-desmonta-esquema-de-falsificacao-de-toner.html
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original/genuíno do fabricante do equipamento.
Um dos itens que nos chamou atenção foi o
valor que esta muito abaixo do praticado.
 
Mesmo assim, em busca de mais informações, acessamos o portal de transparência do
estado de São Paulo (Fonte:
http://www.transparencia.sp.gov.br/licita.html ) para colher mais
informações sobre esta contratação que foi direta conforme abaixo:
 

Fonte:
https://www.bec.sp.gov.br/BEC_Catalogo_ui/CatalogPrecos.aspx?chave=&selo=0&cod_id=4924037
 

Fonte:
https://www.bec.sp.gov.br/BEC_Dispensa_UI/ui/BEC_DL_Edital.aspx?
chave=&OC=dQ9r0jRLZeHlAOgVtCAK1PMIKjev4uFU0etU0TmBYwaRCFPkkSirrcQOEndlE8Tz&CA=
 

http://www.transparencia.sp.gov.br/licita.html
https://www.bec.sp.gov.br/BEC_Catalogo_ui/CatalogPrecos.aspx?chave=&selo=0&cod_id=4924037
https://www.bec.sp.gov.br/BEC_Dispensa_UI/ui/BEC_DL_Edital.aspx?chave=&OC=dQ9r0jRLZeHlAOgVtCAK1PMIKjev4uFU0etU0TmBYwaRCFPkkSirrcQOEndlE8Tz&CA=
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Fonte:
https://www.bec.sp.gov.br/BEC_Dispensa_UI/ui/BEC_DL_OC_ITEM.aspx?
chave=&OC=dQ9r0jRLZeHlAOgVtCAK1PMIKjev4uFU0etU0TmBYwaRCFPkkSirrcQOEndlE8Tz&CA=
 
Conforme demonstrado acima e suspeita, o licitante acabou por ofertar o cartucho de marca
diferente do
fabricante, sendo da marca Premiun:
 

https://www.bec.sp.gov.br/BEC_Dispensa_UI/ui/BEC_DL_OC_ITEM.aspx?chave=&OC=dQ9r0jRLZeHlAOgVtCAK1PMIKjev4uFU0etU0TmBYwaRCFPkkSirrcQOEndlE8Tz&CA=
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Foto ilustrativa do toner MLT-D201 compatível da marca Premium
 
Nossa empresa, conforme exposto inicialmente, é uma revenda oficial da Simpress
(HP/Samsung) e constantemente
nos deparamos com participações de empresas que,
infelizmente ofertam produto diferente do especificado, não sendo desclassificados
inicialmente e ou ofertam produtos ditos “originais “mas que são falsificados ou adulterados
 
Por este motivo, pedimos respeitosamente a revisão do levantamento dos materiais e
valores propostos.
 
Atenciosamente,
 
David Carrelas Craig
Manager 
Phone: + 55 48 3374-3621
Mobile: +55 48 99101-2271
E-mail:
david@a4print.com.br
Skype:
https://join.skype.com/invite/qQCkhDI6OOFG
WhatsApp:
https://wa.me/message/NE5D2JPOY7RAL1
A4 Digital Print - Soluções em Impressão e Tecnologia Gráfica
Av. Pedra Branca, 25 – Cidade Universitária Pedra Branca – Palhoça – Santa Catarina – Brasil
 

"Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada, e seu sigilo é protegido por
lei. O conteúdo é informativo e não constitui obrigação ou responsabilidade da A4 Digital Print
Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem não está autorizado a usar copiar ou divulgar as informações nela contidas ou ainda tomar qualquer ação

mailto:david@a4print.com.br
https://join.skype.com/invite/qQCkhDI6OOFG
https://wa.me/message/NE5D2JPOY7RAL1
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nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente a A4
Digital Print, respondendo o e-mail e em seguida apague-o. Agradecemos sua
colaboração".
P
Antes de imprimir esse e-mail, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente. Verifique se o equipamento possui recursos como impressão frente e verso, modo econômico,
entre outros.
 

_______________________________________________
Pregao: Membros da comissão de pregão
Pregao@tre-sc.jus.br
https://mailman.tre-sc.gov.br/mailman/listinfo/pregao
 

_______________________________________________
Pregao: Membros da comissão de pregão
Pregao@tre-sc.jus.br
https://mailman.tre-sc.gov.br/mailman/listinfo/pregao
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_______________________________________________
Pregao: Membros da comissão de pregão
Pregao@tre-sc.jus.br
https://mailman.tre-sc.gov.br/mailman/listinfo/pregao

_______________________________________________
Pregao: Membros da comissão de pregão
Pregao@tre-sc.jus.br
https://mailman.tre-sc.gov.br/mailman/listinfo/pregao

https://mailman.tre-sc.gov.br/mailman/listinfo/pregao

